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RESOLUCION N2124 /2013
22 de agosto de 2013

VISTOS:

La ley 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su
Reglamento; el Procedimiento de Compras de esta Corporacion de fecha 15 de diciembre de 2009; la
licitacién 1D 515568-58-LE12, denominada “SOPORTE FUNCIONAL Y CONSULTORIA PARA SAP (2012)" y
las facultades generales de administracién de la Gerencia General de la Corporacién Municipal de

Servicios y Desarrollo de Maipu;

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Corporacidn de Educacion de Maipt publicé en el Portal de Compras v Contratacion Pablicas
la licitaciéon ID 515568-58-LE12, denominada “SOPORTE FUNCIONAL Y CONSULTORIA PARA SAP
(2012)", la cual pretende la contratacion de un servicio de capacitacion, soporte funcional y
consultorfa analitica en el sistema SAP al interior de la Corporacién Municipal de Servicios vy
Desarrollo de Maipt, Cabe sefialar, que dicho servicio busca conocer la disponibilidad bancaria v
presupuestaria y el devengado de las cuentas de la Corporacion, segun especificaciones técnicas y

ficha de la Licitacion.

2.- Que, dicha Licitacion se adjudicé a PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES AUDITORES Y
COMPANIA LIMITADA, por un valor total de $20.000.000.- exento de impuesto, suscribiéndose el
contrato respectiva con fecha 06 de julio de 2012, en el cual se seiiala que los productos a contratar
implican la asesoria en problemas operativos de los madulos FI/CO/AF/MM/ por 30 horas mensuales
hasta diciembre de 2012, la asesoria en implementacion de formulacién y control de presupuestario,
asesoria en reportes (BBP), vy la capacitacidon para 7 personas, dejindose establecido que la

supervision de los servicios corresponde a la Direccion de Administracion y Finanzas.

3.- Que, ¢l Departamento de Contabilidad de esta CODEDUC, ha informadeo por no obstante que el plazo
de los servicios contratados se extendian hasta el 31 de diciembre de 2012, fue necesario prolongar
por tres meses mas el soporte licitado y contratado el afio 2012 por esta misma empresa, lo que
implica un costo por el trimestre adicional de $5.000.000.- que se dividid en tres cuotas de

$1.666.667.- cada una, la que a esta fecha se encuentran vencida.
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4.- Que se hace necesario proceder al pago, considerando, por una parte, que existe una licitacién previa

y un contrato suscrito con PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES AUDITORES Y COMPARNIA
LIMITADA y que por otro lado, el Departamento de Contabilidad de esta CODEDUC, ha informado
que este servicio se ha prestado conforme a lo solicitado por dicha unidad, los cuales consistieron en
asesorar y capacitar a los usuarios de SAP con los problemas que se presentaban, para la creacion de
cuentas, centros de costos, emision de informes, emisidon de comprobantes contables y distintos
problemas de utilizacidon del software, asesoria que se efectuaba via mesa de ayuda o en terreno si

correspondia.

RESUELVO:

1.-Procédase al pago de la suma de $5.000.000.- (Cinco millones pesos), a PRICEWATERHOUSECOOPERS

CONSULTORES AUDITORES Y COMPANIA LIMITADA, Rut 81.513.400-1, que corresponden al pago de
tres cuotas de $1.666.667.- cada una, por concepto de servicios asesoria y capacitacion a los usuarios
de SAP con los problemas que se presentaban, para la creacién de cuentas, centros de costos,
emision de informes, emision de comprobantes contables y distintos problemas de utilizacion del

software, los cuales se efectuaron via mesa de ayuda o en terreno si correspandia,

2.- Esta resolucién deberd publicarse en el portal de chile compra, dando cumplimiento a todas las

formalidades del caso.
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JONATHAN FERNANDEZ FIGUEROA

1 SECRETARIO GENERAL
L CODEDUC
JFFNd{R} C/IMV
Distribucion

- Gérencla Codeduc

- Direecidn Jurldica

- Direeccidn de Administracion y Finanzas
= Archlvo Gerencia
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Jaime Munoz

De: Alfredo Castro

Enviado el: jueves, 22 de agosto de 2013 04:19 p.m.

Para: Jaime Muroz

cE: German Millar Contreras, Viviana Martinez

Asunto: RE: URGENTE pago 03 facturas pendientes Soporte SAP a PricewaterhouseCoopers

Estimado Jaime

Efectivamente los servicios fueron prestado a conformidad v consistian en asesorar y capacitar a
los usuarios de SAP con los problemas que se presentaban, para la creacién de cuentas, centros de costos, emision
de informes, emision de comprobantes contables y distintos problemas de utilizacion del software, esta asesoria se
efectuaba via mesa de ayuda o en terreno si correspondia.

5aludos

Alfredo Castro Diaz

]
Jefe Doportemen o de Contobhand 1 I‘ll :
R0
| il

Ev. Los Pajantas N 2756 ! Malpl, Santlaga L

Fero [56+2) 5712561 (iudad Feliz
Cel 6-219 2600 WAL o WA gy
il [ e,
e R

De: Jaime Munoz

Enviado el: jueves, 22 de agosto de 2013 15:12

Para: Alfredo Castro

CC: German Millar Contreras; Viviana Martinez

Asunto: RV: URGENTE pago 03 facturas pendientes Soporte SAP a PricewaterhouseCoopers

Don Alfredo, con el abjeto que podamos dictar la resolucién en el mds breve plazo, es necesario que la Unidad
técnica respectiva informe que los servicios que PricewaterhouseCoopers, fueron efectivamente prestados y en qué
consistieron, para incorporar esta informacion de manera explicita en la resolucion respectiva,

Quedamos atentos al envio de la informacion.

De: Viviana Martinez

Enviado el: jueves, 22 de agosto de 2013 03:01 p.m.

Para: Jaime Munoz

CC: Susana Gonzalez

Asunto: RV: URGENTE pago 03 facturas pendientes Soporte SAP a PricewaterhouseCoopers

De: German Millar Contreras

Enviado el: jueves, 22 de agosto de 2013 13:15

Para: Viviana Martinez

Asunto: RV: URGENTE pago 03 facturas pendientes Soporte SAP a PricewaterhouseCoopers

Estimacla
Senorita Viviana,

Adjunto le reenvio correo de Alfredo Castro, para que nos ayude a regularizar este tema a la brevedad, Alfredo
Castro ya
Conversd con Don Jaime Mufioz el dia de ayer, solo faltaria que usted si lo estima le de las instrucciones

correspondiente i



Cualquier informacién complementaria que requiera , para realizar la resolucién lo debe dar entregar Alfrecdo
Castro.
Desde ya muchas gracias,

Saludos cordiales.

De: Alfredo Castro

Enviado el: jueves, 22 de agosto de 2013 11:42

Para: German Millar Contreras

Asunto: RV: URGENTE pago 03 facturas pendientes Soporte SAP a PricewaterhouseCoopers

Estimado German

Por lavor solicito tramitar con ¢l Departamento Juridico, resolucion para cancelar, boletas de la
empresa PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compaiiia Limitada, por soporie SAP del
primer trimestre de afio 2013, esto s¢ convino para prolongar por tres meses mas ¢l soporte licitado y
contratado ¢l afio 2012 por esta misma empresa, ¢l costo por ¢l trimestre adicional es de $5.000.000.- que se
dividid en tres cuotas de 1.666.667.- ¢/u, la que a esta fecha sc encuentran vencida. Esta solicitud se vio
retrasada por que en principio se queria prolongar por un semestre lo que no {uc autorizado.Si bien existia
la posibilidad de ampliacion del contrato este fue ocupado para el trabuajo con el Activo fijo.

Saludos.

Alfredo Castro Diaz

Jefe Depertemento de Contanhiced
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De: juan.martinez.vasquez@cl.pwe.com [mailto:juan.martinez.vasquez@cl.pwe.com]
Enviado el: miércoles, 21 de agosto de 2013 15:29

Para: Alfredo Castro

CC: facundo.mellid@cl.pwe.com; erick.qutierrez@cl.pwe.com

Asunto: URGENTE pago 03 facturas pendientes Soporte SAP a PricewaterhouseCoopers

Estimado Alfredo,

Buenas tardes en base a lo comprometido esta manana te solicito tu intervencién urgente a fin de poder generar
el pago antes del 31 de este mes de Agosto de las siguientes facturas "por servicios ya prestados a CODEDUC™:

Decto. N 228948 Por Servicos de Soporte SAP extension Mes N° 13 por un monto de § 1.666.666.-

Deto, N" 228949 Por Servicos de Soporle SAP extensidn Mes N° 14 por un monto de $ 1.666.666.-

Dcto. N® 231065 Por Servicos de Soporte SAP extension Mes N” 15 y FINAL por un monto de § 1.666.666.- (dentro
de esta factura se incluye el monto de § 1,666,666 por servicios de soporte SAP Mas los servicios profesionales
prestados para la configuracién de Activo Fijo que ascienden a § 3,333.333.- dando el total de § 5.000,000.-)

Quedamos a la espera de su V°B” URGENTE para saber la fecha de pago de estos 3 Servicios de Soporte SAP "ya
prestados a ustedes" donde cada uno tiene un valor de $ 1,666.666 entregando un Total a Pago por 03 Meses de
Soporte SAP de § 5,000.000.-

Conversaremos a solicitud tuya Alfredo este Lunes 26 de Agosto para que nos des la fecha de pago.

Atte.



Juun Pedro Murtines Vasquer

PwC | Sanlor Manager - Advisory

Direet: (+56 2) 29400193 | Moblio; (+50 0) 98651017

Email: juanmartinez vasquez@el pwe com

Seeretaria: Scorlott Cespedes | (+56 2) 20400193 | searlolt cospodos@ial pwe com
PricowaterhousoCoopors Consullores, Auditoras y Compania Limitadn

Av, Andrés Bello 2711 Plso 1, Las Condes | Sanliago, Chile

www pWe. gl

PwC Chlle, distingulda en 2012 come "Firma del Ana en Materla Tributarla®, ‘Firma del Afe on Procion de Tranzferencla’
y 'Firma del Ano en Disputas y Litlglos®, por Ia prostigiosa revista International Tax Reviow.

PwC Chlle has been distingulzhed In 2012 as a *Tax Firm of the Year’, "Tranafer Pricing Tax Firm'
and "Tax Dispute and Litigation Tax Firm', In the prestigious Internationnl Tax Review Magazine.

The information transmitted, including any attachments, is intended only for the person or entity to which it
is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission,
dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or
entities other than the intended recipient is prohibited, and all liability arising therefrom is disclaimed. If
you reecived this in error, please contact the sender and delete the material from any computer,
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MEMORANDUM N* 2 /2013

Maipu, 21 de aposto de 2013

Sefior
Jonathan Fernandez Figueroa

Presente

Informo a Usted, que la Empresa Pricewaterhousecoopers Consultores Auditores v
Compaiiia Limitada, ha cumplido fielmente la asesoria de soporte a los usuarios de la Corparacion
del Software SAP, implementado por la Empresa Softek, durante el periodo de Enero a Marzo de
2013, la cual consistia en resolver los problemas que se iban presentando en la operatoria del
sistema, tales como la creacion de centros de costos, de cuentas, de proyectos, emisién de
informes, de comprobantes contables y otros, este soporte de realizaba via mesa de ayuda o en
terreno dependiendo de la situacion. La Empresa Pricewaterhousecoopers Consultores Auditores
y Compaiia Limitada, también presto esta misma asesoria de soperte durante el afio 2012,

Saluda atentamente,

Alfr dméastrﬁ Qi\aih‘

Jete Ddpartatnent gt Contabilidad

Av, Lot uiarilga N* 2756 1 MaipQ, Santlago -
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MEMORANDUM N2 50 /2013

DE : VIVIANA MARTINEZ ROJAS
ABOGADA DPTO JURIDICO
CODEDUC

A : GERMAN MILLAR CONTRERAS

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
CODEDUC

REF  :RESOLUCION QUE DISPONE PAGO A PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES
AUDITORES Y COMPANIA LIMITADA

FECHA : Maipu, 22 de agosto de 2013.

Adjunto remito a Ud. Resolucién que autoriza el pago de $5.000.000.- a

PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTORES AUDITORES Y COMPARNIA LIMITADA, segun lo
solicitado via email a este Departamento Juridico, a objeto que proceda a su revision y

visacion y posterior devolucion a esta unidad juridica para su posterior tramitacion ante la

gerencia de esta CODEDUC.

Saluda atentamente,

(nwv ‘ { -
BOGADA DEPTOJURIDICO
CODEDUC

Distribucidn:
- Direceldn de Administracidon y Finanzas
- Archiva
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